
R UA NE LS ON LY R IO 77, 77  - CE NTR O - VAR GE M ALTA - E S  -  CE P: 29295-000 CNPJ :
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Câmara Municipal de Vargem Alta
Câmara Municipal de Vargem Alta

Item

Autorizaçã o de Fornecimento/E xecuçã o
Nº 000025/2022

 E specificaçã o Valor Total

S ecretaria  CAMAR A MUNICIPAL  DE  VAR GE M ALTA

Quantidade UnitárioUnidade

Processo  000008/2022

Origem  Inexigibilidade Nº  000001/2022  

Dotaçã o  010100.0103100012.001.33903900000.10010000000 F icha-Fonte  00015-1001000000

Fornecedor  FUNDAÇ ÃO E S PIR ITO S ANTE NS E  DE  TE CNOLOGIA - FE S T CNPJ  02.980.103/0001-90

E ndereço  AVE NIDA FE R NANDO FE R R AR I, 845 - GOIABE IR AS  - VITÓR IA - E S  -
CE P: 29075010 Telefone  2733457555

Marca

 Termo/Contrato

Lote

10/3/2022

CUR S O DE  CAPACITAÇ ÃO A S E RVIDOR E S  CUR S O DE
CAPACITAÇ ÃO – CONTROLE  INTE R NO PR OCE DIME NTOS  A
S E RE M ADOTADOS  PAR A ATE NDE R  AS  E XIGÊNCIAS  DO
TCE E S  NA PCA 2021, R E LOCI, RE LUCI, RE LACI E  INFOCI. 

1.734,001 1.734,0000 UN   00001   

  Total Geral 1.734,00

1 / 1

Prazo de E ntrega/E xecuçã o:

CUR S O DE  CAPACITAÇ ÃO – CONTR OLE  INTE R NO PR OCE DIME NTOS  A S E R E M ADOTADOS  PARA ATE NDE R AS  E X IGÊNCIAS  DO
TCE E S  NA PCA 2021, R E LOCI, R E LUCI, RE LACI E  INFOCI

5 dia(s) Condiçã o de Pagamento:

Almoxarifado:

Fornecedor:

R ecebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorizaçã o de Forneimento e/ou Ordem de S erviço E m, _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _

Declaro(amos) que R ecebi(emos) esta Ordem em _ _ _ /_ _ _ /_ _ _ _ _ . Prazo de E ntrega:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Pagamento: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Autorizo a E ntrega do(s) material(is)/E xecuçã o de S erviço(s):

Autenticar documento em http://www.cmva.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 32003600320037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - 
Brasil.

fls. 107

Assinado digitalmente por ARMANDO 
BIONDO FILHO:37671740730
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, 
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Razão: Eu estou aprovando este documento 
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aqui
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Assunto:
Fwd: ENC: Autorização de Fornecimento Camara Municipal
de Vargem Alta

De Cristiane Silveira Machado <cristiane@rrdm.net.br>
Para: Compras <compras@cmva.es.gov.br>
Cc: 'Arthur Castro' <arthur.castro@fest.org.br>
Data 22/03/2022 09:49

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO FEST CONTROLE%20INTERNO.pdf (~201 KB)

Bom dia!

Encaminho autorização de fornecimento assinada. 

 
 
 
Atenciosamente, 

 

-------- Mensagem original --------

Assunto:ENC: Autorização de Fornecimento Camara Municipal de Vargem Alta
Data:2022-03-22 09:22

De:<barbara.juliao@fest.org.br>
Para:<cristiane@rrdm.net.br>

 

Bom dia Cris,
 
Em anexo Autorização de fornecimento assinado.
 
 
Atenciosamente,
 

 
 
 
De: ArŵaŶdo BioŶdo <arŵaŶdo.ďioŶdo@fest.org.ďr>  
EŶviada eŵ: terça-feira, ϮϮ de ŵarço de ϮϬϮϮ Ϭ9:ϭϭ 
Para: ďarďara.juliao@fest.org.ďr 
AssuŶto: RES: Autorização de ForŶeĐiŵeŶto Caŵara MuŶiĐipal de Vargeŵ Alta
 
Segue doĐuŵeŶto assiŶado
 



 
De: ďarďara.juliao@fest.org.ďr <ďarďara.juliao@fest.org.ďr>  
EŶviada eŵ: seguŶda-feira, Ϯϭ de ŵarço de ϮϬϮϮ ϭϯ:ϱϲ 
Para: arŵaŶdo.ďioŶdo@fest.org.ďr 
AssuŶto: ENC: Autorização de ForŶeĐiŵeŶto Caŵara MuŶiĐipal de Vargeŵ Alta 
Prioridade: Alta
 
Boa tarde professor Armando,
 
Poderia por gentileza assinar em caráter de urgência a assinatura na autorização de fornecimento em anexo?
 
Desde já agradeço e aguardo o retorno.
 
 
Atenciosamente,
 

 
 
 
De: CrisƟaŶe Silǀeira MaĐhado <ĐrisƟaŶe@rrdŵ.Ŷet.ďr>  
EŶviada eŵ: seguŶda-feira, Ϯϭ de ŵarço de ϮϬϮϮ ϭϯ:ϯϬ 
Para: ďarďara.juliao@fest.org.ďr 
AssuŶto: Fǁd: Autorização de ForŶeĐiŵeŶto Caŵara MuŶiĐipal de Vargeŵ Alta
 

Boa tarde,

encaminho e-mail 

 
Atenciosamente, 

 

-------- Mensagem original --------

AssuŶto:Fǁd: Autorização de ForŶeĐiŵeŶto Caŵara MuŶiĐipal de Vargeŵ Alta
Data:ϮϬϮϮ-Ϭϯ-Ϯϭ ϭϯ:Ϯϲ

De:Đoŵpras@Đŵǀa.es.goǀ.ďr

mailto:barbara.juliao@fest.org.br
mailto:barbara.juliao@fest.org.br
mailto:armando.biondo@fest.org.br
mailto:cristiane@rrdm.net.br
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mailto:compras@cmva.es.gov.br


Para:ĐrisƟaŶe@rrdŵ.Ŷet.ďr, arthur.Đastro@fest.org.ďr

 

 

MELISSA COSTA CORREA DAN

Responsável pelo Setor de Compras

Contato:(28)3528-1155  

Celular fixo: (28)99946-9636

 

Favor confirmar recebimento.

 

-------- Mensagem original --------

AssuŶto::Autorização de ForŶeĐiŵeŶto Caŵara MuŶiĐipal de Vargeŵ Alta
Data:ϭϰ/Ϭϯ/ϮϬϮϮ ϭϳ:ϭϭ

De:Đoŵpras@Đŵǀa.es.goǀ.ďr
Para::superiteŶdeŶĐia@fest.org.ďr

 

Boa tarde!

segue em anexo autorização de fornecimento para ser assinada.

Grande abraço, obrigada!

 

MELISSA COSTA CORREA DAN

Responsável pelo Setor de Compras

Contato:(28)3528-1155  

Celular fixo: (28)99946-9636

 

Anexos
 

Favor confirmar recebimento.
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